
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN ÇELİKHAN YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK TG DENEME 3 45 96 175 59553

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,51 5 3 4,32 7 2 6,37 5 3 3,91 7 6 4,78 8 9 4,99 42 31 31,88 292,860

Okul Ortalaması 12 7 9,84 6 3 5,21 9 1 8,16 6 3 4,99 8 7 5,54 10 8 6,84 50 29 40,58 321,020

KATILIMLAR

1 40 İBRAHİM ÖZTÜRK 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 83 7 80,66 460,390 1 1 1 1 900
% 1,51

2 525 TUANA TEKE 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 14 6 12,00 81 9 78,00 449,850 2 2 2 2 1590
% 2,67

3 116 YUSUF ALTAŞ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 13 7 10,67 78 12 74,01 439,679 3 3 3 3 2408
% 4,04

4 159 ELİF TEKE 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 78 11 74,33 433,961 4 4 5 5 2943
% 4,94

5 41 İCLAL KESKİN 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 16 4 14,67 73 12 69,00 418,270 5 5 6 7 4649
% 7,81

6 34 SÜMEYYE YEŞİLYURT 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 8 7,33 17 3 16,00 73 15 68,00 406,435 1 6 8 12 6116
% 10

7 32 SALİH ÜNAL 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 14 2 13,33 11 6 9,00 66 16 60,67 392,584 6 7 9 16 7995
% 13

8 61 EMİNE ÇETİN 8A 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 5 9,33 13 6 11,00 67 17 61,33 389,520 2 8 10 18 8446
% 14

9 25 MELİSA ÖZKAN 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 6 10,00 14 6 12,00 66 21 59,00 382,151 7 9 12 23 9522
% 16

10 14 ELİFNAZ ÇİTİL 8A 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 12 8 9,33 64 21 56,99 367,563 3 10 15 29 11939
% 20

11 52 MELEK ÖNEN 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 13 3 12,00 11 9 8,00 61 24 53,00 367,488 8 11 16 30 11951
% 20

12 48 NURSİMA GÜNDÜZ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 10 6,67 12 8 9,33 65 25 56,67 362,280 4 12 18 34 12822
% 22

13 370 MUHAMMED YILDIZ 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 7 4,67 13 6 11,00 58 24 50,00 355,627 9 13 21 37 14031
% 24

14 50 MEHMET DEMİRBAĞ 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 11 5,33 14 6 12,00 59 31 48,67 349,135 10 14 22 39 15244
% 26

15 39 ZÜLEYHA KALKAN 8A 14 5 12,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 10 8 7,33 57 23 49,32 347,152 5 15 24 42 15592
% 26

16 36 ZEHRA GÜNDÜZ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 9 3,00 13 6 11,00 58 26 49,33 344,065 6 16 25 45 16209
% 27

17 445 AYŞEGÜL GÜLER 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 4 6,67 13 7 10,67 57 23 49,34 343,890 7 17 26 46 16239
% 27

18 3 MUSAP SAVAŞ 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 1 4,67 10 7 7,67 11 8 8,33 54 27 45,01 337,571 11 18 28 53 17429
% 29

19 101 ENES ÇALIŞKAN 8B 17 2 16,33 4 6 2,00 9 0 9,00 8 0 8,00 12 5 10,33 3 15 -2,00 53 28 43,66 333,952 12 19 30 55 18115
% 30

20 49 MUSTAFA ALKAN  14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 8 11 4,33 10 9 7,00 55 33 44,00 330,663 1 20 33 59 18805
% 32

21 24 MEL SA ÇETİN 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 10 1,67 10 10 6,67 53 32 42,34 319,751 8 21 38 72 21178
% 36

22 31 ÖZNUR KESKİNKILIÇ 8B 14 6 12,00 6 2 5,33 9 1 8,67 4 5 2,33 7 6 5,00 8 12 4,00 48 32 37,33 313,548 13 22 40 77 22572
% 38

23 22 LÜTFÜ SAVAŞ 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 8 10 4,67 9 11 5,33 51 37 38,66 311,393 9 23 42 80 23048
% 39

24 20 HİLAL DAĞDELEN  13 6 11,00 6 3 5,00 7 3 6,00 4 4 2,67 5 3 4,00 9 7 6,67 44 26 35,34 310,835 2 24 43 81 23174
% 39

25 27 MUHAMMED TAHA CEBBAR8B 12 8 9,33 7 2 6,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 12 3,00 11 9 8,00 48 40 34,66 305,527 14 25 46 85 24418
% 41

26 9 AYŞE ÖNCÜL 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 9 8 6,33 42 34 30,67 290,287 10 26 49 94 28157
% 47

27 418 ZEYNEP TEKE 8A 9 10 5,67 5 5 3,33 9 0 9,00 6 2 5,33 5 10 1,67 10 8 7,33 44 35 32,33 287,425 11 27 52 101 28849
% 48

28 37 ZEHRA KARAKUŞ 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 7 2 6,33 1 7 -1,33 10 8 7,33 43 29 33,33 285,873 12 28 53 102 29234
% 49

29 11 CEBRAİL KARCİ 8B 9 9 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 8 7,33 41 25 32,66 283,741 15 29 56 107 29781
% 50

30 47 SAMED ATMACA 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 5 5,33 6 12 2,00 42 36 29,99 283,141 16 30 57 108 29919
% 50

31 1 ABDULKADİR BULUT 8B 12 6 10,00 5 4 3,67 8 2 7,33 5 3 4,00 7 11 3,33 5 12 1,00 42 38 29,33 282,596 17 31 58 109 30051
% 50

32 35 YUSUFÖNCÜL 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 5 7 2,67 5 11 1,33 40 38 27,34 280,781 13 32 60 113 30486
% 51

33 8 AYŞE BAYINDIR 8B 9 9 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 3 6 1,00 8 3 7,00 4 8 1,33 38 30 28,00 280,739 18 33 61 114 30498
% 51
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Genel Ortalama 10 8 7,51 5 3 4,32 7 2 6,37 5 3 3,91 7 6 4,78 8 9 4,99 42 31 31,88 292,860
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KATILIMLAR

34 23 MELİKE TOKGÖZ  9 7 6,67 3 3 2,00 7 3 6,00 3 1 2,67 3 9 0,00 9 7 6,67 34 30 24,01 269,997 3 34 63 118 33392
% 56

35 46 GAMZE PARLAK 8B 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 6 11 2,33 43 39 29,99 269,375 19 35 65 121 33574
% 56

36 90 YASEMİN SONKAYA 8B 11 9 8,00 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 6 4,00 35 37 22,67 267,141 20 36 66 123 34190
% 57

37 51 AHMET YAYLAGÜL 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 5 6 3,00 9 11 5,33 37 43 22,67 262,937 21 37 68 126 35321
% 59

38 33 SUDENAZ KÜÇÜKBAHÇE8A 8 12 4,00 7 2 6,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 6 8 3,33 36 35 24,32 260,093 14 38 69 127 36096
% 61

39 53 YUSUF YALÇIN 8A 10 6 8,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 4 4 2,67 4 8 1,33 5 13 0,67 32 41 18,34 252,827 15 39 72 133 38086
% 64

40 42 SEMA BOZDOĞAN 8B 9 8 6,33 3 5 1,33 6 2 5,33 2 6 0,00 4 11 0,33 5 8 2,33 29 40 15,65 245,688 22 40 75 140 39956
% 67

41 44 ALİ DERİCİ 8B 4 14 -0,67 4 5 2,33 7 3 6,00 2 4 0,67 7 12 3,00 9 10 5,67 33 48 17,00 244,285 23 41 76 141 40289
% 68

42 103 ONUR AYAZ 8A 8 10 4,67 2 3 1,00 7 3 6,00 4 5 2,33 3 9 0,00 5 8 2,33 29 38 16,33 241,256 16 42 77 144 41057
% 69

43 17 EYÜP GÜLTEKİN 8B 4 9 1,00 3 3 2,00 2 3 1,00 3 1 2,67 5 4 3,67 5 7 2,67 22 27 13,01 234,952 24 43 81 152 42674
% 72

44 96 NİSANUR YERLİKAYA 8A 8 10 4,67 2 5 0,33 5 3 4,00 1 2 0,33 4 6 2,00 4 11 0,33 24 37 11,66 233,586 17 44 82 153 43013
% 72

45 102 KÜBRA BÜYÜKTAŞ 8B 6 7 3,67 1 5 -0,67 4 2 3,33 3 4 1,67 3 9 0,00 2 8 -0,67 19 35 7,33 215,688 25 45 89 167 47771
% 80
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